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Avenant lau contrat spécifique JLS{ZOGWJMFVW@ 1984 Sia00 70 00 203
JSEE 1511, 2008

ot COMMISSION EUROPEENNE ) ) )
# % DIRECTION GENERALE JUSTICE, LIBERTE ET SECURITE
* *
ﬁﬁ' ¥ 2w Direction E: Justice g" 5/‘*/ o /2 o3 ;’%/;5/77}
olay,

Avenant n°1 au contrat spécifique JLS/2009/JCIV/FW/0032/E4 — 30-CE-0294012/00-71 ’
mettant en application le contrat-cadre n°® JLS/2008/A5/lot 3/01

La Communauté européenne (ci-aprés dénommeée "la Communauté"), représentée par la Commission
des Communautes européennes (ci-apres dénommeée "la Commission"), elle-méme représentée en vue
de la signature du présent contrat par M. Alain Brun, Directeur f.f. de la direction Justice au sein de la
Direction générale Justice, liberté et sécurité

d'une part,
et

TIPIK Consortrum
Représenté par:

TIPIK Communication Agency S.A., en abrégé "TIPIK S.A." (chef de file du consortium)
Numéro de registre du commerce: 511.105

270, avenue de Tervuren, 1150 Bruxelles

N° de TVA: BE 435.539.007

PROPAGER/EUROJEUNE S.A.R.L. (imembre du consortium)
Numéro d'enregistrement: Paris B 397 452 822

70. boulevard de Reuilly

F-75012 Paris

N° de TVA: FR43 397 452 822

PRIMO Group S.A. (membre du consortium)
Numéro d'enregistrement: 0414415474
Chaussée de Dieleghem 33-35, 1090 Bruxelles
N°de TVA: BE 414 415 474

Conformément aux termes de leur offre, les parties susnommées et ci-aprés désignées collectivement
"le contractant” sont solidairement responsables de l'exécution du présent contrat & 1'égard de la
Commission. Elles sont représentées en vue de la signature du présent contrat par Monsieur Juan
Arcas, Managing Director de la société TIPIK Communication Agency S.A.

d'autre part,



Avenant lau contrat spécifique JLS/2009/JCIV/FW/0032/E4 - 30-CE-0294012/00-71 N

Article 1

L'article 6 du contrat spécifique, prix et facturation, est modifié comme suit, suite 3 la demande de
prestations complémentaires de la Commission et a l'offre du Contractant du 18 novembre 2009

jointes en annexe:

1. La Commission s'engage a verser au Contractant, en contrepartie des prestations fournies en
application du présent Contrat spécifique une somme maximum de 224.640,15 euros (deux cent
vingt-quatre mille six cent quarante euros et quinze centimes). Il est entendu que ledit montant
couvre toutes les dépenses supportées par le Contractant en exécution du présent contrat

spécifique.

Outre le prix maximum mentionné au point précédent, les frais de voyage, de séjour et
d'expédition du Contractant, ainsi que les éventuels imprévus, le tout jusqu’a concurrence de
21.753,62 euros (vingt et un mille sept cent cinquante-trois euros et soixante-deux centimes)
seront remboursés selon les modalités prévues au contrat-cadre.

[

Article 2
Toutes les autres clauses et dispositions du contrat-cadre et du contrat spécifique sont inchangées et

s'appliquent intégralement et de plein droit.

SIGNATURES

Pour le Contractant Pour la Commission,

Juan Arcas,

Managing Director
Guy DE san
General Manager

El {:c::mmumnafziox; Agoney & g
=4 S Y

signature:

23 -t- 2008

Fait a Bruxelles, le .....&. 9.0 .00

en deux exemplaires en frangais

Alain Brun,

Directeur f.f. de Ia direction Justice au sein
de la Direction générale Justice, liberté et
sécurité .

signature:

o

Fait a Bruxelies, le /ﬂﬁﬁf\!\ m){_} i«')




Re: B dget Supplementaire Conf ADOPTION Strasbourg Page 1o

BERNARDO GARCIA Julio (JLS)

From: Laurent Avignon - ProPager [laurent.avignon@propager.com]

Sent: mercredi 18 novembre 2009 16:34 DG JLS - E4

To: BERNARDO GARCIA Julio (JLS) 79

Subject: Re: Budget Supplementaire Conf ADOPTION Strasbourg 2/5 11. 2009
Attachments: BUDGET TiPiK ProPager Conf Adoption Strasbourg Compiément.pdf /§— / 200 i }/7” }é 09

Cher Monsieur,
Voici le budget supplémentaire
Bien a vous

Laurent Avignon

Le 18/11/09 16:25, « Julio.Bernardo—Garcfa@ec‘europa.eu » <Julio.Bernardo-Garcia@ec.europa.eu> a écrit :

d pour tout! 180 personnes au total!

From: Laurent Avignon - ProPager [mailto:laurent.avignon@propager.com]
Sent: Wednesday, November 18, 2009 4:10 PM

To: BERNARDO GARCIA Julio (JLS)
Subject: Re: Budget Supplementaire Conf ADOPTION Strasbourg

Pas de probleme
Uniquement pour Repas ou également support de conférence (docs, badges)

LA.

-
L

Le 18/11/09 15:57, « julic.Bernardo-Garcia@ec.europa.eu » <Julio.Bernardo-
Garcia@ec.europa.eu> a écrit :

M.Avignon,

Merrci pour I'offre.
Je suis désolé, mais on me signale maintenant que les personnes a ajouter

pouur les repas, cafés, etfc... sont 50 au lieu de 30.
Pouvez-vous me faire une nouvelle offrre?
Mille excuses pour ces ennuis, la confusion est totale !

Je vous joins la liste des ONGs dont les participants sont & rembourser.

Bien a vous.
Julio BERNARDO GARCIA C@D
DG Justice, liberté ef sécurité

/1172009


mailto:xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
mailto:xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx
mailto:xxxxxx@xx.xxxxxx.xx

Re: Budget Supplementaire Conf ADOPTION Strasbourg Pag( 2 of -

Unité JLS/E4 Soutien financier - Justice

MOS8 2/50 B-1048 Bruxelles
Tél+3222852061 Fax+32228888 12 '

Jjulio.bernardo-garcia@ec.europa.eu <mailto:julio.bernardo-
garcia@ec.europa.cu>

From: Laurent Avignon - ProPager
[mailto:laurent.avignon@propager.com]
Sent: Wednesday, November 18, 2009 3:29 PM

To: BERNARDO GARCIA Julio (JLS)
Subject: Budget Supplementaire Conf ADOPTION Strasbourg

Cher Monsieur,

Suivant vos indications, voici le budget supplémentaire.

Vairajouté le déplacement et séjour d’un organisateur.

car dans le budget initial, il n’est prévu que la présence d’un Assistant...
Vu la complexité et les particularités de cette conférence,

une personne ne pourra pas tout géré...

Et je pense que je devrai faire le déplacement

car je connais bien le Coe.

-

Merci de me dire si ce budget vous convient.
Bien a vous

Laurent Avignon

1R/ 0N0



Contrat Cadre JLS/2008/A5/1.0T 3

Devis JL5/1172-2009
A Page 1./1
ProPager

contrat spécifigue JLS/ 2009/ JCIV/FW/0032/E4

P COMMLINICATION ATEND

Commission européenne
DG Justice, Liberté et Sécurité
Mme Patrizia De Luca / Unité E2 - Justice Civile

Bruxelles, le 18 Novembre 2009

BUDGET COMPLEMENTAIRE - Joint Conference European Commission - Council of Europe
Challenge in Adoption Procedures in Europe - Strasbourg 30 November / 1 December 2009

POUR 14 INVITES ET 50 PARTICIPANTS SUPPLEMENTAIRES

I. PERSONNEL Consortium TiPiK / ProPager prix Unité  Unité nbre d'U total en€
. Directeur de Projet (TiPiK - ProPager) 606,89 €  jour 1 606,89 €
Assistant Chef de Projet Evénementie! (ProPager) 455,17 €  jour 15 682,76 £
Logisticiens voyages et séjours (News Travel) 354,02 € jour 15 531,03 €
Gestion Administrative et comptable (TiPiK-ProPager) 333,79 € jour 1 333,79 €
2 154,47 €|

[Total I - PERSONNEL Consortium

II. VOYAGES et SETOURS pour 14 exper‘rs invités / Repas pour 30 participants

Bill Teme Av:on/Tmm 14 in T's s pers. 14 14 000,00 €
Transfert aer‘opor"r hoTei/thei aer'oporf . 5057 € pers. 14 707,98 €
Hotel 4* Strasbourg - Hilton (ch+pd]j) - 2 nuits 29/11-1/12 151,72 € pers. 28 424816 €
Hotel 4* Strasbourg - Hilton (ch+pdj) - nuit sup / plan vol 151,72 € pers. 7 106204 €
Restauration des experts et participants = 50 personnes supplémentaires
2 déjeuners "buffet" = 50 pers. x 2 jours (30/11 & 01/12) 4855 € pers. 100 4 855,00 €
2 Pauses Cafés/jour = 50 pers. x 2 jours (30/11 & 01/12) 486 € pers. 200 972,00
_ Pas de posssbuh?e de boissons en salle de conférence
1 Diner & I'Hotel Hilton - dimanche 29/11 pour les invités 68,78 € pers. 14 962,92 £
1 Diner centre ville Kammerzell - lundi 30/11 participants 68,78 € pers. 50 3439,00<
| Total II - VOYAGES et SEJOURS des Invités et des Participants 30 247,10 €|

III. GESTION des invités et participants - 50 participants supplémentaires

Liste des participants - 5 pages A4 x 50 ex. 0,09 € 2250%€
Background doc (agenda, speeches...)- 100 pages A4 x 50 ex. 0,09 € 5000 450,00 €
Badges en quadri pour les B0 participants supplémentaires 263 € 50 131,50 €
Chevalets - orateurs, CE, Délégations - format A4 recto ‘ 161,80 €
Assemblage préalable des docs sous fardes " 45’52 £ hewe 3 136 56 €
| Total ITI- GESTION des invités et participants 502,36 €|
TOTAL Budget Supplémentaire 33 303,93 €
VOYAGES - SETJOURS des Organisateurs 1 Directeur Projet ou un 2nd Assistant de Projet
Bilfeterie Avion ou Train - Paris-Bruxelles/Strasbourg 500 € A/R 1 500,00 € ipik_
Per diem France (245 EUR x 3 jours) sur présentation de justificatifs 735,00 &%
TOTAL GENERAL BUDGET SUPPLEMENTAIRE 34 538,93 SV~
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